
Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: Documentación - Pedido 250918591273
Info RedClaimer <info@redclaimer.es> 23 de septiembre de 2025, 13:30
Responder a: info@redclaimer.es
Para: Expedientes RedClaimer <expedientes@redclaimer.es>

---------- Forwarded message ---------
De: Nuri <lopez.a.nuria@gmail.com>
Date: mar, 23 sept 2025 a las 10:38
Subject: Documentación - Pedido 250918591273
To: <info@redclaimer.es>

Buenos días,
En relación al pedido os paso toda la información:

DATOS ACREEDOR: 
NOMBRE: NURIA ASENSIO LÓPEZ
DNI: 43551174F
EMAIL: lopez.a.nuria@gmail.com
TELEFONO: 691.303.043
DIRECCION COMPLETA: PLAÇA DE CAN PORTABELLA Nº8, 7-2, 08030 BARCELONA
IBAN: ES39 1465 0120 34 1704151926

DATOS DEUDOR:
NOMBRE: PABLO DANIEL PEREYRA RODRÍGUEZ
DNI: X9776047N
EMAIL: pereyrapablo553@gmail.com
TELÉFONO: 604.845.947
DIRECCIÓN COMPLETA: RAMBLA 11 DE SEPTIEMBRE Nº 15-17, 1-2 ESC.A, 08030 BARCELONA
TOTAL A RECLAMAR: 7.870,00 €
- PAGO A CUENTA? 680,00 € DEL CRÉDITO= TOTAL ME DEBE= 7.190,00 €
- INTERESES POR DEMORA? NO
- GASTOS DE RECLAMACION? SI, LOS 145,00 € DE PAGA Y SEÑAL Y SI TENGO QUE IR A JUICIO LOS
800,00€ DEL JUICIO ADEMÁS
FRACCIONAMIENTO? SI, MÁX DE 10 MESES

ADJUNTO:
- DNI DEL DEUDOR
- RECONOCIMIENTO DE DEUDA
- PANTALLAZO MOVIL ACEPTANDO LA DEUDA Y QUE ME IBA A PAGAR

EXTRACTO CHAT:
1/6/25, 9:36 - Nuri: Cuando puedas me puedes mandar el dinero q mañana me pasaran el alquiler?
Este mes son 305 del carnet de moto 👌🏼
1/6/25, 9:58 - Cucaracho �: Buenos días 🥱🥱
1/6/25, 9:59 - Cucaracho �: Ya lo tienes 😉

17/6/25, 19:28 - Nuri: ‎IMG-20250617-WA0015.jpg (archivo adjunto)
17/6/25, 20:04 - Cucaracho �: Ok no te preocupes que cada mes te pagaré la cuota

5/7/25, 17:12 - Nuri: Tranqui, no pasa nada. Pagame los 300 cuando arregles lo del paro y si hacemos
lo del.piso ya hablaremos.

30/7/25, 9:44 - Nuri: Bueno como veo q no.quieres tener una conversqcion conmigo me puedes
informar de si estás utilizando el parquing, lo vas a necesitar? Y si este mes me vas a pagar?
30/7/25, 10:12 - Cucaracho �: El parquing no lo voy a utilizar te he dejado las llaves ayer en el
buzón, las a recogido?, te seguiré pagando pero este me no podré solo he trabajado 15 dias , el mes
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que viene ya cobraré todo el mes entero y te empiezo a pagar como cada mes
30/7/25, 10:12 - Nuri: Vas  apasarte dos meses sin pagarme?
30/7/25, 10:12 - Nuri: Te dieron el dinero dwl finiquito y bien q te vas a coner, cenar fuera...
30/7/25, 10:16 - Cucaracho �: Yo tampoco quiero saber nada de ti y no te preocupes que te pagaré
 has el último duro

5/8/25, 0:37 - Nuri: ‎IMG-20250805-WA0000.jpg (archivo adjunto)
5/8/25, 0:37 - Nuri: Veo q no soy la única a la q debes dinero, pero sí a la que debes mas....

Este último chat del 05/08 es que en mi facebook recibí un mensaje de alguna "amiga" suya a la que
también debía dinero, por supuesto no recibí contestación a ese watts mio.

Si vemos que necesitais los audios en los que me amenaza, me insulta y me obliga a darle dinero lo
vemos, pero de momento os envío solo los extractos últimos de cuando le pido el dinero, tengo todo el
chat guardado como me dijisteis.

Cualquier cosa me decís, muchas gracias y saludos,

--
Nuria Asensio López
Tel: 691.30.30.43

--

INFORMACIÓN REDCLAIMER 
info@redclaimer.es | 677 304 532 
Avda. Gran Capitán 46, 1º-5, Córdoba
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